Sandra Viviana Muihoz

De: Luis Felipe Ospina Puerta

Enviado el: miércoles, 6 de marzo de 2024 11:20 a. m.

Para: Sandra Viviana Mufoz

CC: Claudia Janneth Jaramillo Gomez; Gestion Ambiental

Asunto: RE: VERIFICACION DE INCLUSION OBLIGACIONES AMBIENTALES

Datos adjuntos: 7. ESTUDIOS PREVIOS AZURE (1).docx; FT-1152 CLAUSULAS AMBIENTALES NUBE
(1).doc

Cordial saludo;

Atendiendo la solicitud, se remite el anexo técnicoy el formato FT-1152 con la inclusién de clausulas
ambientales del proceso con objeto: "Adquirir Servicios de nube publica en el segmento Microsoft a través
del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-241-AMP2021, para la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C”.

Los campos pendientes por diligenciar en el formato FT-1152 se encuentran subrayados en amarillo, por favor
tener en cuenta estos aspectos para las versiones finales de cada documento antes de enviar a la Direcciéon de
Contratacion.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes, muchas gracias.

Cordialmente;

Luis Felipe Ospina Puerta

Contratista

Direccién Administrativa y Financiera
Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota
Tel: (571) 381 3000

De: Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 6 de marzo de 2024 11:15 a. m.

Para: Luis Felipe Ospina Puerta <lfospina@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: VERIFICACION DE INCLUSION OBLIGACIONES AMBIENTALES

Buenas fardes

No tengo observaciones frente a lo enviado.

audia Janmeth Jaramilo Gomez
Llaudia Janneth JSaramille G

S BDGOT,\ Direccidn Administrativa y Financiera
O el BT

Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota
Tel: (571) 381 3000 Ext...2306



De: Luis Felipe Ospina Puerta <Ifospina@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: martes, 5 de marzo de 2024 12:33

Para: Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: VERIFICACION DE INCLUSION OBLIGACIONES AMBIENTALES

Cordial saludo;

Atendiendo la solicitud, se remite el anexo técnico y el formato FT-1152 con la inclusién de cldusulas
ambientales del proceso con objeto: "Adquirir Servicios de nube publica en el segmento Microsoft a través
del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-241-AMP2021, para la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C”.

Los campos pendientes por diligenciar en el formato FT-1152 se encuentran subrayados en amarillo, por favor
tener en cuenta estos aspectos para las versiones finales de cada documento antes de enviar a la Direcciéon de
Contratacion.

Quedo atento a sus comentarios, muchas gracias.

Cordialmente;

Luis Felipe OspinaPuerta

Contratista

Direccion Administrativa y Financiera
Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota
Tel: (571) 381 3000

De: Sandra Viviana Mufoz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: martes, 5 de marzo de 2024 10:42 a. m.

Para: Gestion Ambiental <gestionambiental@alcaldiabogota.gov.co>; Luis Felipe Ospina Puerta
<Ifospina@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: VERIFICACION DE INCLUSION OBLIGACIONES AMBIENTALES

Buenos dias,
De manera atenta remito la proyecciéon de estudios previos.

Cordial saludo

De: Gestion Ambiental <gestionambiental@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado el: lunes, 4 de marzo de 2024 10:09 a. m.

Para: Sandra Viviana Mufioz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>; Luis Felipe Ospina Puerta
<Ifospina@alcaldiabogota.gov.co>

CC: Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: VERIFICACION DE INCLUSION OBLIGACIONES AMBIENTALES

Cordial saludo;

Por medio del presente correo, solicitamos amablemente el anexo técnico o los estudios previos
correspondientes al proceso con objeto: “Adquirir Servicios de nube publica en el segmento Microsoft a



través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-241-AMP2021, para la Secretaria General de la Alcaldia Mayor
de Bogota D.C”.

Quedo atento a su respuesta, muchas gracias.

Cordialmente,

Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA
Direccion Administrativa y Financiera

- BOGOT Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota
Tel: (571) 381 3000 Ext...2306

De: Sandra Viviana Mufioz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: lunes, 4 de marzo de 2024 10:01

Para: Luis Felipe Ospina Puerta <lfospina@alcaldiabogota.gov.co>; Gestion Ambiental
<gestionambiental@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: VERIFICACION DE INCLUSION OBLIGACIONES AMBIENTALES

Buenos dias,

De manera atenta solicitamos la verificaciéon del formato de inclusién de cldusulas ambientales del proceso
que tiene por objeto “Adquirir Servicios de nube publica en el segmento Microsoft a través del Acuerdo Marco
de Precios No. CCE-241-AMP2021, para la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C”.

Cordial saludo

—— SANDRA VIVIANA MUNOZ

‘ CONTRATISTA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE "‘ﬁ
S o2 BOGOT’\ LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES ._‘,.ko
DAROVCT Ve Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota ? _SGS
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1168

CONEMD

La informacion aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta estrictamente prohibida su utilizacion, copia, descarga,
distribucion, modificacion y/o reproduccion total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, pues su
contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibié esta informacion por error, por favor contacte en forma
inmediata a quien la envid, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaria General de la Alcaldia Mayor
de Bogota no es responsable por la informacion contenida en esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca
nuestra politica de proteccion de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-
acceso-la-informacion-publica/politicas




